
22/8/23, 15:40 Correo: Garantias Contractuales - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADg2ZWNhZmJjLTI1YmQtNGI3YS1hNTc3LTQ0NWMyNWMwYjA5YQAQABiHRMt7JR9Msi7cR7olHTw%… 1/4

RE: MODIFICACION DE POLIZAS 88074

Jenniffer Alexandra Enciso Castiblanco <jaenciso@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 22/08/2023 10:11

Para:Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
CC:Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

1 archivos adjuntos (671 KB)
2866df86-f4c7-48f3-84ee-3f5979c5627e..pdf;

Buen día Nydia

En atención al correo que precede, de manera atenta remito póliza para la respectiva aprobación
Quedo atenta, para poder liquidar la orden de compra
Gracias

Cordial saludo,

De: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de julio de 2023 11:05
Para: Jenniffer Alexandra Enciso Castiblanco <jaenciso@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: MODIFICACION DE POLIZAS 88074
 
Buen día Jennifer

El documento que estás adjuntando al correo corresponde al anexo 1 de la garantía, el cual se rechazó mediante correo del 29/06/2023.

Se rechaza la póliza correspondiente a la OC 88074 remitida el día de hoy, por las siguientes razones:

1. El valor asegurado no corresponde a los porcentajes establecidos para cada amparo. Por favor solicitar a la aseguradora corregir este valor
teniendo en cuenta que por la adición el valor ascendió a $49.475.238,3

Agradecemos remitir por este medio la póliza con los ajustes.
 
Cordialmente,

De: Jenniffer Alexandra Enciso Castiblanco <jaenciso@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de julio de 2023 15:16
Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: MODIFICACION DE POLIZAS 88074
 
Buen día Nydia

Dando alcance al correo que precede, te recomiendo por fa la aprobación de la póliza para poder liquidar la orden de compra 700-2022 de dotación.
Lo anterior, ya que tienen reservas y financiera me esta solicitando la liquidación
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Gracias, quedo atenta

De: Jenniffer Alexandra Enciso Castiblanco <jaenciso@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de julio de 2023 14:27
Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: MODIFICACION DE POLIZAS 88074
 
Buen día Nydia

En atención al correo que precede, de manera atenta remito póliza actualizada por parte del proveedor. Era la única que faltaba de las ordenes de
compra de dotación.
Quedo atenta para poder liquidar el contrato.
Gracias

Cordial saludo,

De: celmyltda@celmyltda.com <celmyltda@celmyltda.com>
Enviado: jueves, 6 de julio de 2023 13:34
Para: Jenniffer Alexandra Enciso Castiblanco <jaenciso@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: MODIFICACION DE POLIZAS 88077-88078
 
 
 
De: Marcela Lopez Castro <marcelalopez.seguros@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 5 de julio de 2023 5:18 p. m.
Para: celmyltda@celmyltda.com
Asunto: Re: MODIFICACION DE POLIZAS 88077-88078
 
Buenas tardes Doris
 
Nos permitimos dar alcance a la solicitud anterior donde se evidencia que  la poliza se encuentra vigente para la orden 88074
 
Adjunto poliza correspondiente
Marcela López Castro
Asesora de Seguros
3106963358
 
 
El mié, 5 jul 2023 a las 14:15, <celmyltda@celmyltda.com> escribió:

 
Hola  mi marce me ayudas por esta solicitud
Gracias
Asunto: RV: MODIFICACION DE POLIZAS 88077-88078
 
Señores Celmy buen día
 

mailto:celmyltda@celmyltda.com
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En atención al correo que precede de manera atenta solicitamos realizar la actualización de las pólizas, ya que durante la ejecución del contrato se
presentaron tres modificaciones y la póliza no refleja eso. Por lo cual, y teniendo en cuenta que los plazos del amparo no se han vencido, por favor
notificar a la aseguradora de la adición para que puedan expedir un anexo 2 a la póliza y así subsanar la actualización de las mismas.
 
Quedo atenta para poder liquidar el contrato.
 
Gracias
 
Cordial saludo,
 

De: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de junio de 2023 15:53
Para: Jenniffer Alexandra Enciso Castiblanco <jaenciso@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: MODIFICACION DE POLIZAS 88077-88078
 
Buenas tardes,
 
Se rechaza la póliza correspondiente a la OC 88074 remitida el día de hoy, por las siguientes razones:

1. El valor asegurado no corresponde a los porcentajes establecidos para cada amparo. Por favor solicitar a la aseguradora corregir este valor
teniendo en cuenta que por la adición el valor ascendió a $49.475.238,3

Agradecemos remitir por este medio la póliza con los ajustes.
 
Cordialmente,
 

De: Jenniffer Alexandra Enciso Castiblanco <jaenciso@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 28 de junio de 2023 14:15
Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: MODIFICACION DE POLIZAS 88077-88078
 
Buen día Nydia
 
En atención al correo que precede faltaba la póliza modificada de la orden de compra 88074.
La adjunto para que por fa nos ayudes con el trámite pertinente.
 
Agradezco tu atención y colaboración
Quedo atenta ya que estoy liquidando los contratos
Gracias
 
Cordial saludo,
 

mailto:garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co
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De: Jenniffer Alexandra Enciso Castiblanco
Enviado: lunes, 27 de marzo de 2023 14:14
Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Juliana Fernanda Ramirez Zambrano <jramirez@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: MODIFICACION DE POLIZAS 88077-88078
 
Buen día Nydia
 
De manera atenta remito pólizas con ocasión a las modificaciones que se hicieron respecto de las órdenes de compra Nos. 88076, 88077, 88078
Agradezco tu atención y colaboración
Quedo atenta
 
Cordial saludo,
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